
SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DÜZENLİ 182  B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,567 215,060 1 27 36 360 37068

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 1 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 1,00 9,71 8,60

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,67 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 6,14 5,58

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,33 4,79 3,60

Matematik 20 6 6 4,00 20 4,00 3,46 2,81

Fen 20 5 11 1,33 7 1,33 6,58 5,63

Toplam: 90 28 46 12,67 14 12,67 35,01 29,46

Sözel (TÜR) dBDCaaC ad cbcb ddcD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABaadcbbCd

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BacADBbCca

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DAaddBbb C

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) C  BdC DDdb a  b B b

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) b c abbc  BDABacBbcb

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 0 50
Görsel Okuma 2 0 2 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 0 3 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 1 3 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 2 50

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 3 2 60
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 3 20

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

Çarpanlar ve Katlar 12 5 3 42
Üslü İfadeler 8 1 3 13

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

İklim ve Hava Hareketleri 7 1 5 14
DNA ve Genetik Kod 6 2 2 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN 118 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,557 215,060 13 26 35 354 36668

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 4 9 1,00 5 3,91 3,46 2,81

Fen 20 4 11 0,33 2 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 29 40 15,67 17 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) C aadDCcdABBcDAaBa a

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) AdaDcAaA c

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) B AcDBCCDa

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) Dd dca    

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) CCdaA  Dcdbbcbc     

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) D baccb adcDb  AcC a

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 2 0
Görsel Okuma 2 0 2 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 3 0 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 1 75

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 2 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

Çarpanlar ve Katlar 12 3 7 25
Üslü İfadeler 8 1 2 13

Sayısal (FEN) 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

İklim ve Hava Hareketleri 7 2 4 29
DNA ve Genetik Kod 6 1 2 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 1 5 14



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN AKBAŞ 1 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,557 215,060 8 13 15 112 13450

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,91 3,46 2,81

Fen 20 11 6 9,00 45 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 54 23 46,33 51 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) aAbAABcCDdC DbCCDBaA

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) DCaAABbBbA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcDBCCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACAD CBBDB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) dcb Cb  c Ca  B D Ba

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) Ba C BdcADaCDB BbcCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 1 3 25
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 1 0 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 0 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Çarpanlar ve Katlar 12 3 5 25
Üslü İfadeler 8 2 2 25

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 2 57
DNA ve Genetik Kod 6 2 2 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA NUR ÇOLAK 98 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,337 215,060 14 29 38 377 38830

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 3 4 1,67 17 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 2 5 0,33 3 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,91 3,46 2,81

Fen 20 5 12 1,00 5 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 24 43 9,67 11 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) abaAdcdCDa aD  bDd  

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) cadAbB B  

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) ddcBC  aC 

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ddbaCb B  

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) BdDD bcbAab Ab c A  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BdcadcdbAa Cb bdAa D

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 1 1 25
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 1 33
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 0 3 0
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 0 50

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 3 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 2 20

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

Çarpanlar ve Katlar 12 4 4 33
Üslü İfadeler 8 2 4 25

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

İklim ve Hava Hareketleri 7 3 3 43
DNA ve Genetik Kod 6 1 3 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 1 6 14



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DOĞAN 131 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,083 215,060 1 1 2 27 4812

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 10 5 8,33 42 3,91 3,46 2,81

Fen 20 12 5 10,33 52 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 66 15 61,00 68 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDCdDC CABBcDABBCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABCDdADACB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDcADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DACABcDCBC

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) aCdBAb DDADCa  CA  d

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) DbDaBDC CBc AB dBCcD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Görsel Okuma 2 1 1 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 1 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50

Çarpanlar ve Katlar 12 7 3 58
Üslü İfadeler 8 3 2 38

Sayısal (FEN) 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60

İklim ve Hava Hareketleri 7 6 0 86
DNA ve Genetik Kod 6 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA TOPAL 34 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,537 215,060 11 21 29 295 30971

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 3,91 3,46 2,81

Fen 20 9 11 5,33 27 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 37 42 23,00 26 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) bBDCCDCbadBdAbcdddcD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABCcaAbAad

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDcADBCCcd

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DACAaBadab

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) adccAd aD  d        

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) cAbaBDCAaBdcAcaAcCaa

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 2 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 1 1 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 2 2 50
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 1 75

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 3 2 60
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 2 3 40

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Çarpanlar ve Katlar 12 1 6 8
Üslü İfadeler 8 1 1 13

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 3 57
DNA ve Genetik Kod 6 2 4 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇOLAK 155 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,710 215,060 12 24 33 340 35224

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 3,91 3,46 2,81

Fen 20 9 11 5,33 27 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 34 49 17,67 20 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) baDC DCAadacADbcBCDa

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) AabacAbACB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BccADBaCba

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) bACbdcabBC

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)  bdcbbda     bdaAcbd

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) acDbdaCcCBcaAdCdBCBc

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 1 0 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 1 3 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 2 50

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 4 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 3 2 60

Sayısal (MAT) 20 1 13 5

Matematik 20 1 13 5

Çarpanlar ve Katlar 12 0 6 0
Üslü İfadeler 8 1 7 13

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

İklim ve Hava Hareketleri 7 5 2 71
DNA ve Genetik Kod 6 1 5 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA BEKTÜRK 162 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,050 215,060 2 2 3 30 5222

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 9 1 8,67 43 3,91 3,46 2,81

Fen 20 12 7 9,67 48 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 64 15 59,00 66 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDCCDCACdBBcDABBCcD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABCcaADACB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDAbDBCCbC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DACABBDCBC

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)  CBa   D  DCBAB A   

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) DdDaaDaAaBcDABCbBC D

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Görsel Okuma 2 2 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

Çarpanlar ve Katlar 12 6 1 50
Üslü İfadeler 8 3 0 38

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

İklim ve Hava Hareketleri 7 6 1 86
DNA ve Genetik Kod 6 2 3 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CAM 96 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,120 215,060 9 14 16 116 13940

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 8 8 5,33 27 3,91 3,46 2,81

Fen 20 8 9 5,00 25 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 52 30 42,00 47 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BACbdBabDcCCDDCCDBDA

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) abBAABCaDA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcaaCCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACADCC dcB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) ddDD bdDACaaAC dbA  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) dB CdBAD ccaDc cAdaD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 2 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 2 2 40

Sayısal (MAT) 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

Çarpanlar ve Katlar 12 5 4 42
Üslü İfadeler 8 3 4 38

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

İklim ve Hava Hareketleri 7 3 4 43
DNA ve Genetik Kod 6 1 2 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAY GUT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,180 215,060 10 20 28 282 29214

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,91 3,46 2,81

Fen 20 9 11 5,33 27 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 37 48 21,00 23 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) Bdd dBBCDaaCDcabc Db

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) DCdAAdCdcd

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) c DBCCabCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) dbcbCb  Dd

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) BBaDdbBccaCcAadAbbad

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBcCdBdbAaDbbcDcAcCa

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 2 2 50
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 1 1 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 1 2 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 4 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 2 20

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Çarpanlar ve Katlar 12 4 8 33
Üslü İfadeler 8 3 5 38

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

İklim ve Hava Hareketleri 7 3 4 43
DNA ve Genetik Kod 6 4 2 67
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 5 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AYDIN 76 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,703 215,060 3 3 4 31 5736

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 8 4 6,67 33 3,91 3,46 2,81

Fen 20 13 4 11,67 58 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 64 15 59,00 66 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BcCbbBBCDBCCDDCCDBaA

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) DCaAABCaDA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcDBCCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACADCCBBDB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) acDDd  D C  ACBd A  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BB CaBdD cDCa DBABCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Çarpanlar ve Katlar 12 4 2 33
Üslü İfadeler 8 4 2 50

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

İklim ve Hava Hareketleri 7 5 2 71
DNA ve Genetik Kod 6 3 0 50
Mevsimlerin Oluşumu 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RANA SU AKBAŞ 44 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,193 215,060 5 6 8 50 7771

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 7 2 6,33 32 3,91 3,46 2,81

Fen 20 11 4 9,67 48 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 60 14 55,33 61 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BACAABaCDaCCDDaCaBDc

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) DCaAABCBDA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcDBCCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACADCCBBcB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) BBD    D CCac   D   

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) B cCCB D DaCD  dAcCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 1 1 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 1 80

Sayısal (MAT) 20 7 2 35

Matematik 20 7 2 35

Çarpanlar ve Katlar 12 5 1 42
Üslü İfadeler 8 2 1 25

Sayısal (FEN) 20 11 4 55

Fen 20 11 4 55

İklim ve Hava Hareketleri 7 7 0 100
DNA ve Genetik Kod 6 0 2 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA TORUN 92 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,387 215,060 15 30 39 385 39651

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,91 3,46 2,81

Fen 20 8 12 4,00 20 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 29 61 8,67 10 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) acCcbdBCccCCabCCaacc

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) bbBcABaBab

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AdDdCacbCa

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) bbcbabacDa

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) cBbbbbdabCdccdBbDcBb

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBcCbBbDADadacbcAcab

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 0 4 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 0 3 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 1 3 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 2 50

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 0 5 0
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 4 20

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çarpanlar ve Katlar 12 2 10 17
Üslü İfadeler 8 3 5 38

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

İklim ve Hava Hareketleri 7 3 4 43
DNA ve Genetik Kod 6 2 4 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ BAŞ 119 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,947 215,060 7 12 14 101 12015

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 8 6 6,00 30 3,91 3,46 2,81

Fen 20 7 11 3,33 17 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 55 24 47,00 52 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDCdDC CABdADABB DD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) AaCDaADACd

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDc DBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DACABBDCBb

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) aCBc  cDcA aB B AB d

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) c DccaacaBB AcbdBCdD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 2 80

Türkçe 20 16 2 80

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Görsel Okuma 2 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 0 50
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 1 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 6 40

Matematik 20 8 6 40

Çarpanlar ve Katlar 12 5 5 42
Üslü İfadeler 8 3 1 38

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 3 57
DNA ve Genetik Kod 6 1 3 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 5 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖZCAN 133 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,100 215,060 6 7 9 55 8332

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 6 4 4,67 23 3,91 3,46 2,81

Fen 20 14 6 12,00 60 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 59 21 52,00 58 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDCCDCbCbddADAcBCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) AaCbBADcdB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDcADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) DACABBDCBb

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)  Cdabb DDA C  B     

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) DbccBDCbCBBDAcaABCBD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 2 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 1 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

Çarpanlar ve Katlar 12 6 2 50
Üslü İfadeler 8 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

İklim ve Hava Hareketleri 7 6 1 86
DNA ve Genetik Kod 6 3 3 50
Mevsimlerin Oluşumu 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAVUZEL 148 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,253 215,060 4 4 5 35 6472

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 15 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,38 9,71 8,60

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,02 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,58 6,14 5,58

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,47 4,79 3,60

Matematik 20 8 4 6,67 33 3,91 3,46 2,81

Fen 20 13 6 11,00 55 6,87 6,58 5,63

Toplam: 90 62 18 56,00 62 38,22 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BAC ABBbDBCCDDCCDcDc

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) cCdAABCabA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AADBCCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACADCbBBDB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) adDDCbBD C BAb      

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBbaCBADcD CDaDcAcCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 4 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 1 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 5 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Çarpanlar ve Katlar 12 7 1 58
Üslü İfadeler 8 1 3 13

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

İklim ve Hava Hareketleri 7 7 0 100
DNA ve Genetik Kod 6 2 3 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDESERRA ŞAHİN 48 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,287 215,060 5 11 13 91 10983

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 1 14,67 73 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 4 1 3,67 37 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 8 1 7,67 38 2,93 3,46 2,81

Fen 20 6 6 4,00 20 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 50 11 46,33 51 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BAC  BB  BCCDDCCDBDb

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) cC A B   A

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcDBCCbDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) AC DCCBBDB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) B DDC  D C    Bd A  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) B  b ccD  c  a BAaCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 1 75

Türkçe 20 15 1 75

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 0 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 0 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 0 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 1 40

Tarih 10 4 1 40

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 0 67
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 0 80

Sayısal (MAT) 20 8 1 40

Matematik 20 8 1 40

Çarpanlar ve Katlar 12 6 0 50
Üslü İfadeler 8 2 1 25

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 0 57
DNA ve Genetik Kod 6 0 2 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜVEN 27 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
165,883 215,060 12 23 31 326 33643

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 6 8 3,33 17 2,93 3,46 2,81

Fen 20 7 7 4,67 23 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 28 39 15,00 17 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) c Ccbd C a  DDbbDcbb

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) Ddcdd  B A

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) bd BdC DC 

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) cdcadCcBaB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) Bd DCc D dbcAbBc  c 

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) dBdCacAD c Cc  BA a 

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 2 2 50
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 0 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 0 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 1 1 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 1 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 2 3 40
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 4 20

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

Çarpanlar ve Katlar 12 4 4 33
Üslü İfadeler 8 2 4 25

Sayısal (FEN) 20 7 7 35

Fen 20 7 7 35

İklim ve Hava Hareketleri 7 3 4 43
DNA ve Genetik Kod 6 1 1 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT Y YILMAZ 61 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,677 215,060 6 15 17 121 14673

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 6 2 5,33 53 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 4 0 4,00 40 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 8 4 6,67 33 2,93 3,46 2,81

Fen 20 10 6 8,00 40 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 44 19 37,67 42 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR)  BDC DbdbdBB DAddCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) A CDaAbA B

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN)  D  DBCCc 

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) D  A BD   

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)   dcA   D DCdAB AB d

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) D cDcaC bBB cB ABCaD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 1 0 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 5 1 50

Din K.ve A.B. 10 5 1 50

İnsanın İradesi ve Kader 2 0 0 0
Kader ve Kaza İnancı 4 2 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 0 75

Sözel (İNG) 10 4 0 40

İngilizce 10 4 0 40

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 3 0 60
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 1 0 20

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Çarpanlar ve Katlar 12 4 2 33
Üslü İfadeler 8 4 2 50

Sayısal (FEN) 20 10 6 50

Fen 20 10 6 50

İklim ve Hava Hareketleri 7 5 1 71
DNA ve Genetik Kod 6 2 1 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ODACI 43 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,910 215,060 7 16 22 193 21443

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,93 3,46 2,81

Fen 20 9 9 6,00 30 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 42 30 32,00 36 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) cACAAac DBCCDD CDBDA

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) DCBcABCa A

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AcaabCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACAbbba   

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) ad D c cdad A    d  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBAC acDbaaab aBAcCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 1 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 1 0 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 1 33
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 1 75

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 3 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 2 1 40

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Çarpanlar ve Katlar 12 1 5 8
Üslü İfadeler 8 1 3 13

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 2 57
DNA ve Genetik Kod 6 2 3 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SAĞLAM 93 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,903 215,060 3 9 11 80 10092

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 5 2 4,33 43 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 7 0 7,00 70 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 5 3 4,00 20 2,93 3,46 2,81

Fen 20 13 3 12,00 60 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 52 12 48,00 53 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR)  dC bBBCDBC aDCCDBD 

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR)   BAAB abA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AADBCbDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) AC DCCBB  

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) ad D  B     A Bd A  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BB bCBAc D CD DcABCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 3 65

Türkçe 20 13 3 65

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 0 75
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 1 0 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 1 33
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 4 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 1 75

Sözel (İNG) 10 7 0 70

İngilizce 10 7 0 70

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 0 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 3 0 60

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Çarpanlar ve Katlar 12 2 1 17
Üslü İfadeler 8 3 2 38

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

İklim ve Hava Hareketleri 7 6 1 86
DNA ve Genetik Kod 6 2 0 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NUR ARSLAN 155 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,053 215,060 1 5 6 45 7294

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 6 2 5,33 53 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 8 3 7,00 35 2,93 3,46 2,81

Fen 20 14 3 13,00 65 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 57 16 51,67 57 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) BdCb BBbDaCCDDCCDBDc

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR)  CaAAB aDA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) AAD CCDDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) AC aCbBBbB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT)  dDDC  D C  AbBd A  

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBAaCB D D CbaDBABCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 0 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Görsel Okuma 2 2 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 3 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 0 50
Kader ve Kaza İnancı 4 4 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 3 2 60
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 3 1 60

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

Çarpanlar ve Katlar 12 5 0 42
Üslü İfadeler 8 3 3 38

Sayısal (FEN) 20 14 3 70

Fen 20 14 3 70

İklim ve Hava Hareketleri 7 6 1 86
DNA ve Genetik Kod 6 3 1 50
Mevsimlerin Oluşumu 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR KARACA 179 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,380 215,060 10 19 27 281 29181

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,93 3,46 2,81

Fen 20 6 8 3,33 17 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 33 24 25,00 28 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) dcD CDb dcBBcDdBBdDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABCaBAbA d

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BacADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) D   cBb c 

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)             B       

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) a caBD   ad A adBdBD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 0 50
Görsel Okuma 2 1 1 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 2 0 40
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

Çarpanlar ve Katlar 12 1 0 8
Üslü İfadeler 8 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

İklim ve Hava Hareketleri 7 2 4 29
DNA ve Genetik Kod 6 1 2 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA ÇALIŞKAN 8 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,360 215,060 9 18 24 205 22171

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 5 1 4,67 47 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 1 1 0,67 7 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 2 3 1,00 5 2,93 3,46 2,81

Fen 20 9 4 7,67 38 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 36 16 30,67 34 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) C cb DC adBBcD BBCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) A C  AbA B

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BacADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG)      Bb   

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) CC  c       d      d

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) DA c  C  Ba AcCAcC D

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 1 0 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 0 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 0 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Çarpanlar ve Katlar 12 2 1 17
Üslü İfadeler 8 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 9 4 45

Fen 20 9 4 45

İklim ve Hava Hareketleri 7 7 0 100
DNA ve Genetik Kod 6 1 2 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 1 2 14



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DÜZENLİ 180 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,980 215,060 2 8 10 73 9488

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 4 3 3,00 30 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,93 3,46 2,81

Fen 20 11 2 10,33 52 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 52 15 47,00 52 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) B CbABBCDBC  DCCDBDc

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR)  b dAB aDA

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) A Ddb DDCB

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) ACADCCBB B

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT) cdDDC aD C aA  d A a

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) BBAb Bd  DDCDB  A C 

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 2 75

Türkçe 20 15 2 75

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 2 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Görsel Okuma 2 1 0 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 1 2 33
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 3 0 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 1 50

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 0 80

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

Çarpanlar ve Katlar 12 5 4 42
Üslü İfadeler 8 2 2 25

Sayısal (FEN) 20 11 2 55

Fen 20 11 2 55

İklim ve Hava Hareketleri 7 5 0 71
DNA ve Genetik Kod 6 4 0 67
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNEL KARACA 192 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,593 215,060 13 25 34 348 36161

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 5 2 4,33 43 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 2,93 3,46 2,81

Fen 20 4 8 1,33 7 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 28 26 19,33 21 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) C D aD Aad B Dd a DD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) AdC cA A B

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDc c CCD 

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG)  bC B DCBa

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT)  d    a  bc   c bBa 

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) D  ba ad Bc  d ABa b

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 5 40

Türkçe 20 8 5 40

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 0 0
Görsel Okuma 2 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 0 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 5 2 50

Din K.ve A.B. 10 5 2 50

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 0 50
Kader ve Kaza İnancı 4 2 2 50
Kaderle İlgili Kavramlar 4 2 0 50

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 1 1 20
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 1 80

Sayısal (MAT) 20 1 7 5

Matematik 20 1 7 5

Çarpanlar ve Katlar 12 0 5 0
Üslü İfadeler 8 1 2 13

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

İklim ve Hava Hareketleri 7 2 3 29
DNA ve Genetik Kod 6 0 3 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AY 194 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,337 215,060 8 17 23 195 21551

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 3 6 1,00 5 2,93 3,46 2,81

Fen 20 8 12 4,00 20 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 44 35 32,33 36 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDaCDbcbABBADAcBCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) babcdAaAdB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDcADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) bACABBDbab

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) Cadab   DdD  c      

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) DbcaBbbbaBcaABbAaCBa

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 2 0
Görsel Okuma 2 2 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 4 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Kavram ve Çağrışımlar 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 2 3 40
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 1 80

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Çarpanlar ve Katlar 12 3 3 25
Üslü İfadeler 8 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 3 57
DNA ve Genetik Kod 6 1 5 17
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BÜLBÜL 202 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,247 215,060 11 22 30 301 31521

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 3 2 2,33 23 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 4 2 3,33 33 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 2,93 3,46 2,81

Fen 20 7 7 4,67 23 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 29 26 20,33 23 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CcDbdDC   Bd b B CDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR)    DdAbA  

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDdbccCCcC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) D bA B Cc 

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) Cdd c      ad       

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) a  cc a CB  bcCABCaD

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 5 45

Türkçe 20 9 5 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 0 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 1 1 50
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 1 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 0 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 0 0
Metin Türleri 1 0 0 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Kader ve Kaza İnancı 4 1 3 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 3 1 75

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 4 0 80
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Çarpanlar ve Katlar 12 1 3 8
Üslü İfadeler 8 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 7 7 35

Fen 20 7 7 35

İklim ve Hava Hareketleri 7 4 3 57
DNA ve Genetik Kod 6 0 2 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN SOYLU 66 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,947 215,060 14 28 37 363 37407

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 2 6 0,00 0 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 2 6 0,00 0 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 5 8 2,33 12 2,93 3,46 2,81

Fen 20 6 8 3,33 17 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 23 43 8,67 10 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR)  baAbadac CC D CDca 

Cevap Anh. B BACAABBCDBCCDDCCDBDA

Sözel (TAR) bba ABbdc 

Cevap Anh. B DCBAABCBDA

Sözel (DİN) bcc C Dcba

Cevap Anh. B AADBCCDDCB

Sözel (İNG) cbcDd a bB

Cevap Anh. B ACADCCBBDB

Sayısal (MAT)  dbaCb bb CBA dA   d

Cevap Anh. B BBDDCABDACCBACBADABC

Sayısal (FEN) a  Cdacc D abc  ABCD

Cevap Anh. B BBACCBADADDCDBDBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 2 1 50
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 2 0 100
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 0 2 0
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Görsel Okuma 2 1 0 50
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

İnsanın İradesi ve Kader 2 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 4 1 3 25
Kaderle İlgili Kavramlar 4 1 2 25

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 2 2 40
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 0 4 0

Sayısal (MAT) 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

Çarpanlar ve Katlar 12 3 5 25
Üslü İfadeler 8 2 3 25

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

İklim ve Hava Hareketleri 7 2 5 29
DNA ve Genetik Kod 6 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-1

SAMSUN / SALIPAZARI / Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK DEMİR 116 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,497 215,060 4 10 12 86 10566

Puanı Hesaplanan: 30 39 484 50540

Katılımlar: 14 30 39 485 50754

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 9,62 9,71 8,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,86 4,33 4,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,88 6,14 5,58

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,24 4,79 3,60

Matematik 20 6 4 4,67 23 2,93 3,46 2,81

Fen 20 12 4 10,67 53 6,64 6,58 5,63

Toplam: 90 56 17 50,33 56 33,17 35,01 29,46

Sözel (TÜR) CBDbCDCcCb d DbBdCDD

Cevap Anh. A CBDCCDCACABBADABBCDD

Sözel (TAR) ABCDaAbACB

Cevap Anh. A ABCDBADACB

Sözel (DİN) BDcADBCCDC

Cevap Anh. A BDAADBCCDC

Sözel (İNG) D CABBDCBC

Cevap Anh. A DACABBDCBC

Sayısal (MAT) dCd c  D  DC    AB d

Cevap Anh. A CCBBACBDDADCBABCABDA

Sayısal (FEN) D D BbCc BBDAaCcBC D

Cevap Anh. A DADDBDCACBBDABCABCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Şiirde Konu, Başlık, Ana Duygu 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 2 1 1 50
Görsel Okuma 2 2 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce, Baslık, Giriş-Gelişme-Sonuç) 4 3 0 75
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Kavram ve Çağrışımlar 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma (Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Kader ve Kaza İnancı 4 3 1 75
Kaderle İlgili Kavramlar 4 4 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Making simple comparisons (Appearance and Personality) 5 5 0 100
Describing characters and people (Appearance and Personality) 5 4 0 80

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

Çarpanlar ve Katlar 12 4 1 33
Üslü İfadeler 8 2 3 25

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

İklim ve Hava Hareketleri 7 7 0 100
DNA ve Genetik Kod 6 2 1 33
Mevsimlerin Oluşumu 7 3 3 43
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