
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun SALIPAZARI BEREKET İLKOKULU 8.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.45 7.12 8.08 5.59 3.33 4.48 7.59 1.72 7.02 4.31 2.98 3.32 6.71 4.99 5.05 8.71 7.88 6.09 43.37 28.03 34.03 303.731

Okul Ortalaması 8.52 6.17 6.47 4.60 2.74 3.68 5.76 2.12 5.06 3.81 3.02 2.80 6.10 4.12 4.72 7.62 6.76 5.37 36.40 24.93 28.09 287.637

1 162 - ELİF BERRA BEKTÜRK 8 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 17 0 17.00 15 4 13.67 74.00 11.00 70.33 427.961 - 2 2 1

2 93 - BEYZA SAĞLAM 8 / B 15 3 14.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 0 8.00 16 1 15.67 14 4 12.67 73.00 8.00 70.34 425.262 - 3 3 2

3 76 - MUHAMMET AYDIN 8 / A 15 3 14.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 17 0 17.00 11 5 9.33 70.00 11.00 66.33 416.421 - 4 4 3

4 180 - HİLAL MELİSA DÜZENLİ 8 / B 16 2 15.33 6 1 5.67 10 0 10.00 6 2 5.33 16 0 16.00 13 5 11.33 67.00 10.00 63.66 415.309 - 5 5 4

5 155 - ECRİN NUR ARSLAN 8 / B 14 2 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 15 2 14.33 15 3 14.00 68.00 12.00 63.99 411.698 - 6 6 5

6 131 - DİLARA DOĞAN 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 1 10.67 13 4 11.67 68.00 10.00 64.68 396.381 - 7 7 6

7 96 - EMİRHAN CAM 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 10 2 9.33 17 3 16.00 57.00 19.00 50.67 370.068 - 10 10 7

8 116 - TOPRAK DEMİR 8 / B 9 8 6.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 2 5.33 17 0 17.00 10 9 7.00 58.00 22.00 50.66 368.115 - 11 11 8

9 44 - RANA SU AKBAŞ 8 / A 12 6 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 5 2 4.33 7 2 6.33 15 2 14.33 58.00 12.00 53.99 362.733 - 12 12 9

10 133 - YİĞİT BUĞRA ÖZCAN 8 / A 12 7 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 4 2.67 9 3 8.00 14 6 12.00 58.00 21.00 51.01 358.057 - 13 13 10

11 157 - ELANUR ÇOLAK 8 / A 15 4 13.67 3 5 1.33 5 4 3.67 5 4 3.67 10 6 8.00 12 8 9.33 50.00 31.00 39.67 341.172 - 14 14 11

12 148 - ZEYNEP SUDE YAVUZEL 8 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 5 0 5.00 5 1 4.67 5 2 4.33 14 6 12.00 48.00 20.00 41.33 333.916 - 16 16 12

13 61 - BERAT Y YILMAZ 8 / B 9 5 7.33 4 3 3.00 7 3 6.00 7 1 6.67 11 3 10.00 9 5 7.33 47.00 20.00 40.33 330.313 - 18 18 13

14 48 - ASUDE ŞAHİN 8 / B 14 2 13.33 6 0 6.00 10 0 10.00 4 5 2.33 6 3 5.00 7 3 6.00 47.00 13.00 42.66 329.982 - 19 19 14

15 119 - SUDENAZ BAŞ 8 / A 12 6 10.00 3 5 1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 5 4.33 12 6 10.00 48.00 27.00 38.99 320.806 - 20 20 15

16 1654242 - ATAKAN AKBAŞ 8 / A 15 3 14.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 9.00 36.00 292.066 - 23 23 16

17 194 - MUHAMMET AY 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 3 3.00 7 8 4.33 42.00 30.00 31.99 290.310 - 24 24 17

18 18 - AYŞENAZ TOPAK 8 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 5 0 5.00 5 2 4.33 1 3 0.00 10 8 7.33 39.00 22.00 31.66 290.116 - 25 25 18

19 179 - HAVVANUR KARACA 8 / B 10 6 8.00 4 3 3.00 10 0 10.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 11 4 9.67 39.00 23.00 31.33 288.091 - 26 26 19

20 43 - BEYTULLAH ODACI 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 11.00 30.33 275.695 - 27 27 20

21 140 - YUSUF KORKMAZ 8 / A 6 12 2.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 3 6 1.00 9 8 6.33 9 9 6.00 33.00 48.00 17.00 265.156 - 28 28 21

22 202 - RABİA BÜLBÜL 8 / B 9 6 7.00 0 2 -0.67 9 0 9.00 6 2 5.33 3 1 2.67 3 10 -0.33 30.00 21.00 23.00 261.251 - 29 29 22
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23 192 - MİNEL KARACA 8 / B 10 5 8.33 4 3 3.00 6 2 5.33 3 3 2.00 2 6 0.00 3 9 0.00 28.00 28.00 18.66 249.948 - 31 31 23

24 43545 - BEYTULLAH ODACI 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.33 10 8 7.33 16.00 13.00 11.66 248.338 - 32 32 24

25 58 - ENES ABUZER BAL**MEZ 8 / A 7 4 5.67 4 2 3.33 7 0 7.00 0 2 -0.67 2 3 1.00 3 6 1.00 23.00 17.00 17.33 247.602 - 33 33 25

26 159 - ELANUR KARACA 8 / B 3 7 0.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 7 1 6.67 7 5 5.33 3 7 0.67 23.00 27.00 14.01 242.453 - 34 34 26

27 182 - KAAN DÜZENLİ 8 / B 3 14 -1.67 8 2 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 5 5.33 6 12 2.00 28.00 49.00 11.66 238.337 - 36 36 27

28 27 - BERAT GÜVEN 8 / B 6 10 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 8 2.33 8 12 4.00 27.00 52.00 9.67 237.568 - 37 37 28

29 16 - ATAKAN AKBAŞ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 3.67 8 10 4.67 14.00 17.00 8.34 235.262 - 38 38 29

30 3 - BİROL EFE KESKİN 8 / B 6 5 4.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 1 0 1.00 2 3 1.00 5 8 2.33 19.00 26.00 10.33 234.647 - 39 39 30

31 118 - ASLIHAN SUSOY 8 / A 7 9 4.00 3 4 1.67 6 2 5.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 19.00 12.67 230.172 - 41 41 31

32 98 - DİLA NUR ÇOLAK 8 / A 3 8 0.33 3 3 2.00 2 5 0.33 4 6 2.00 3 5 1.33 6 7 3.67 21.00 34.00 9.66 228.544 - 42 42 32

33 22 - TUĞBANUR ŞAHİN 8 / B 7 9 4.00 1 3 0.00 5 2 4.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 18.00 10.00 225.466 - 43 43 33

34 100 - EFE AY 8 / B 6 8 3.33 1 5 -0.67 3 4 1.67 3 4 1.67 3 7 0.67 3 9 0.00 19.00 37.00 6.67 220.408 - 44 44 34

35 49 - İREM NUR UZUN 8 / A 5 9 2.00 4 3 3.00 5 4 3.67 2 6 0.00 2 10 -1.33 5 9 2.00 23.00 41.00 9.34 220.322 - 45 45 35

36 54545 - ASLIHAN SUSOY 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 3.67 4 11 0.33 9.00 15.00 4.00 219.204 - 46 46 36

37 545242 - SEMA TORUN 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 33.00 6.00 218.667 - 47 47 37

38 545222 - TUĞBANUR ŞAHİN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 6 6 4.00 8.00 10.00 4.67 218.083 - 48 48 38

39 72 - FURKAYYGUT 8 / A 5 12 1.00 5 5 3.33 3 6 1.00 2 6 0.00 2 13 -2.33 6 11 2.33 23.00 53.00 5.33 208.798 - 49 49 39

40 6 - ALİ RIZA KORKMAZ 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 206.128 - 51 51 40

41 925454 - SEMA TORUN 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 9.00 31.00 -1.33 195.079 - 52 52 41

42 34 - DOĞA TOPAL 8 / A 2 15 -3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 1 8 -1.67 5 15 0.00 15.00 51.00 -2.00 184.856 - 53 53 42


