
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun SALIPAZARI BEREKET İLKOKULU 7.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.61 5.89 10.65 5.80 3.37 4.68 6.35 2.92 5.37 4.08 3.70 2.85 7.86 7.06 5.50 8.20 8.90 5.23 44.89 31.85 34.27 309.664

Okul Ortalaması 10.24 5.32 8.47 4.00 2.92 3.03 4.86 2.43 4.05 2.57 2.73 1.66 5.46 5.11 3.76 6.22 6.51 4.05 33.35 25.03 25.01 281.232

1 12 - BETÜL SERRA BAYSAL 7 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 17 2 16.33 13 3 12.00 74.00 11.00 70.33 430.016 - 1 1 1

2 40 - AKIN ERTAN ODACI 7 / A 18 2 17.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 1 3.67 13 1 12.67 10 6 8.00 58.00 16.00 52.67 383.842 - 2 2 2

3 146 - FURKAN BURAK ALTUN 7 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 13 3 12.00 61.00 13.00 56.67 383.210 - 3 3 3

4 211 - ZÜMRA DEMİREL 7 / B 17 3 16.00 6 3 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 1 9.67 12 4 10.67 60.00 16.00 54.67 379.457 - 4 4 4

5 355 - HİKMETMERTKARAGÜZEL 7 / B 16 4 14.67 8 1 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 3 12.00 9 7 6.67 62.00 19.00 55.67 377.954 - 5 5 5

6 77 - CEREN ÖZYER 7 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 8 1 7.67 5 3 4.00 11 4 9.67 12 5 10.33 58.00 19.00 51.67 369.350 - 6 6 6

7 123 - MEHMET EFE KARADAĞ 7 / A 18 1 17.67 5 1 4.67 7 2 6.33 4 3 3.00 10 6 8.00 9 6 7.00 53.00 19.00 46.67 357.680 - 7 7 7

8 2 - CEREN SEMİZ 7 / B 17 3 16.00 8 1 7.67 10 0 10.00 6 2 5.33 7 3 6.00 7 8 4.33 55.00 17.00 49.33 346.622 - 10 10 8

9 97 - BEYZA HİRA FİDAN 7 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 9 5 7.33 11 6 9.00 49.00 32.00 38.33 336.142 - 11 11 9

10 204 - TUĞBANUR KALKAN 7 / B 15 4 13.67 6 1 5.67 5 1 4.67 4 3 3.00 6 5 4.33 10 0 10.00 46.00 14.00 41.34 334.175 - 12 12 10

11 26 - SERHAT ASLAN 7 / B 15 5 13.33 7 1 6.67 8 1 7.67 1 1 0.67 8 3 7.00 7 7 4.67 46.00 18.00 40.01 329.616 - 14 14 11

12 47 - ATAKAN CAN AKÇA 7 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 5 4 3.67 2 5 0.33 13 4 11.67 6 12 2.00 47.00 34.00 35.67 328.917 - 15 15 12

13 75555 - ERTUĞRULBİLGİN 7 / B 12 6 10.00 7 2 6.33 5 5 3.33 3 2 2.33 8 3 7.00 9 4 7.67 44.00 22.00 36.66 322.229 - 16 16 13

14 45 - ALİ FUAT BAL 7 / A 12 7 9.67 3 2 2.33 1 0 1.00 7 3 6.00 7 2 6.33 11 8 8.33 41.00 22.00 33.66 314.445 - 17 17 14

15 207 - YUSUF CENİKLİ 7 / B 14 4 12.67 4 3 3.00 4 4 2.67 0 0 0.00 3 0 3.00 8 5 6.33 33.00 16.00 27.67 297.473 - 18 18 15

16 1 - SELİNAY CİN 7 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 8.00 29.33 285.661 - 20 20 16

17 165 - MELİHA NUR CANDAN 7 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 4 5.67 5 12 1.00 35.00 43.00 20.66 276.259 - 23 23 17

18 147 - GÜLSİMA DÜZ 7 / A 15 5 13.33 4 6 2.00 8 2 7.33 2 3 1.00 2 13 -2.33 7 8 4.33 38.00 37.00 25.66 274.152 - 24 24 18

19 5454 - ECRİN DURAK 7 / B 13 7 10.67 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 16.00 27.67 270.212 - 25 25 19

20 105 - EBRAR AY 7 / B 9 9 6.00 2 1 1.67 9 1 8.67 1 0 1.00 3 1 2.67 3 4 1.67 27.00 16.00 21.68 261.907 - 27 27 20

21 37 - ADEM TEKİN 7 / 0 8 7 5.67 2 4 0.67 5 2 4.33 2 8 -0.67 5 11 1.33 8 7 5.67 30.00 39.00 17.00 257.171 - 28 28 21

22 94 - BERRA AKMAN 7 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 11 1.33 35.00 51.00 18.00 251.461 - 29 29 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun SALIPAZARI BEREKET İLKOKULU 7.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.61 5.89 10.65 5.80 3.37 4.68 6.35 2.92 5.37 4.08 3.70 2.85 7.86 7.06 5.50 8.20 8.90 5.23 44.89 31.85 34.27 309.664

Okul Ortalaması 10.24 5.32 8.47 4.00 2.92 3.03 4.86 2.43 4.05 2.57 2.73 1.66 5.46 5.11 3.76 6.22 6.51 4.05 33.35 25.03 25.01 281.232

23 106 - EBRAR YAĞMUR ARSL* 7 / A 8 6 6.00 3 1 2.67 2 3 1.00 0 3 -1.00 2 3 1.00 6 4 4.67 21.00 20.00 14.34 250.585 - 30 30 23

24 155454 - SEFAMEHMETBEŞİRLİ 7 / B 9 4 7.67 4 3 3.00 5 1 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 8.00 15.34 243.252 - 31 31 24

25 23 - SUDENAZ YILDIZ 7 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 3 4 1.67 4 4 2.67 3 10 -0.33 5 12 1.00 29.00 46.00 13.68 232.933 - 32 32 25

26 15 - SEFAMEHMETBEŞİRLİ 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 2 4.33 3 2 2.33 8.00 4.00 6.66 229.838 - 33 33 26

27 255454 - MUHAMMET CAN GÜR 7 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 32.00 7.33 224.388 - 34 34 27

28 117 - ECRİN DURAK 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 8 10 4.67 10.00 14.00 5.34 220.562 - 35 35 28

29 653 - ŞENGÜL KESKİN 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 4 11 0.33 8.00 16.00 2.66 212.638 - 36 36 29

30 239 - SERCAN ÇELEBİ 7 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 4 11 0.33 3 14 -1.67 22.00 51.00 4.99 211.392 - 37 37 30

31 14000 - DİLARA GÜVEN 7 / B 7 6 5.00 0 5 -1.67 0 5 -1.67 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 13.00 35.00 1.33 211.312 - 38 38 31

32 25555 - MUHAMMET CAN GÜR 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 6 7 3.67 9.00 18.00 3.00 210.296 - 39 39 32

33 17 - ŞAKİR TAYLAN ŞENSOY 7 / B 6 13 1.67 0 5 -1.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 22.00 3.67 209.746 - 40 40 33

34 130555 - EMİRABDULLAH 7 / B 4 12 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 7 10 3.67 19.00 54.00 1.01 204.601 - 41 41 34

35 5555 - OSMAN NURİ BÜLBÜL 7 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 4 14 -0.67 21.00 67.00 -1.33 192.876 - 42 42 35

36 193 - SELİNAY CİN 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 3 13 -1.33 5.00 21.00 -2.00 191.796 - 43 43 36

37 5544 - ŞAKİRTAYLANŞENSOY 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 5.00 20.00 -1.67 191.421 - 44 44 37


