
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Samsun SALIPAZARI Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.03 5.77 6.11 4.78 4.50 3.28 5.34 3.84 4.06 4.57 3.78 3.31 8.25 4.54 6.73 7.47 5.56 5.62 38.44 27.99 29.11 319.739

Okul Ortalaması 5.97 5.23 4.23 3.57 3.80 2.31 3.66 3.69 2.43 3.34 3.37 2.22 6.09 4.94 4.44 6.29 5.40 4.48 28.91 26.43 20.10 283.234

1 91 - SERRA NAZ AY 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 15 0 15.00 11 3 10.00 60.00 14.00 55.33 435.752 - 1 1 1

2 110 - YAĞIZ EFE ŞENSOY 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 15 0 15.00 12 3 11.00 61.00 12.00 57.00 432.904 - 2 2 2

3 39 - ELİF ZÜMRA AKBAŞ 6 / B 12 1 11.67 7 2 6.33 6 2 5.33 5 0 5.00 10 1 9.67 9 4 7.67 49.00 10.00 45.67 387.665 - 3 3 3

4 36 - BERENNUR DOĞAN 6 / A 10 4 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 4 1.67 13 1 12.67 10 5 8.33 49.00 21.00 42.01 384.602 - 4 4 4

5 10 - ARAS AKBULUT 6 / A 8 5 6.33 5 3 4.00 8 1 7.67 8 2 7.33 12 3 11.00 9 4 7.67 50.00 18.00 44.00 374.268 - 5 5 5

6 38 - BUĞRA TAĞIL 6 / B 5 4 3.67 5 3 4.00 7 1 6.67 5 1 4.67 8 3 7.00 13 2 12.33 43.00 14.00 38.34 351.616 - 8 8 6

7 50 - FARUK EREN ŞEN 6 / A 9 4 7.67 0 2 -0.67 3 2 2.33 7 1 6.67 12 0 12.00 7 2 6.33 38.00 11.00 34.33 351.589 - 9 9 7

8 101 - TAMER ŞAHİN 6 / B 9 5 7.33 4 4 2.67 6 2 5.33 6 2 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 41.00 17.00 35.32 342.211 - 11 11 8

9 65 - GÜLNİHL BAL 6 / B 10 3 9.00 6 2 5.33 4 4 2.67 4 3 3.00 7 2 6.33 7 3 6.00 38.00 17.00 32.33 334.413 - 13 13 9

10 33 - BERENGÜL ŞAHİN 6 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 5 7 2.67 9 3 8.00 39.00 19.00 32.67 329.584 - 15 15 10

11 112 - MELEK SEMİZ 6 / A 8 6 6.00 3 6 1.00 3 6 1.00 5 4 3.67 10 3 9.00 7 6 5.00 36.00 31.00 25.67 315.740 - 17 17 11

12 67 - HÜSEYİN O HAN AYDIN 6 / A 9 3 8.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 3 3.00 6 7 3.67 7 5 5.33 34.00 28.00 24.67 302.114 - 18 18 12

13 57 - MUHAMMET EGE EKİCİ 6 / B 5 6 3.00 7 3 6.00 1 0 1.00 5 5 3.33 9 6 7.00 7 8 4.33 34.00 28.00 24.66 300.845 - 19 19 13

14 111 - YUSUF BERKAY TORUN 6 / B 5 9 2.00 3 7 0.67 6 3 5.00 3 6 1.00 10 3 9.00 6 6 4.00 33.00 34.00 21.67 296.543 - 20 20 14

15 54 - TUANA DUMAN 6 / A 5 3 4.00 5 5 3.33 6 3 5.00 0 3 -1.00 4 2 3.33 9 3 8.00 29.00 19.00 22.66 294.771 - 21 21 15

16 82 - MUSTAFA BERA SUSOY 6 / B 6 5 4.33 3 2 2.33 4 3 3.00 6 3 5.00 5 5 3.33 6 5 4.33 30.00 23.00 22.32 283.707 - 22 22 16

17 52 - MİRAÇ ŞAHİN 6 / B 9 5 7.33 6 3 5.00 4 6 2.00 3 6 1.00 2 9 -1.00 8 6 6.00 32.00 35.00 20.33 277.351 - 23 23 17

18 81 - ERDEM YILDIZ 0 / 0 9 5 7.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 9 4 7.67 1 11 -2.67 30.00 38.00 17.34 277.047 - 24 24 18

19 99 - ŞEYMA ASUDE SUSOY 6 / B 7 6 5.00 0 0 0.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 3 2.00 6 5 4.33 26.00 21.00 19.00 272.727 - 25 25 19

20 56 - ELİFNUR YILMAZ 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.00 11 3 10.00 17.00 9.00 14.00 268.200 - 26 26 20

21 90 - SECEM NAZ MERCİMEK 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 7 8 4.33 14.00 10.00 10.66 256.199 - 28 28 21

22 666 - SECEM NAZ MERCİMEK 6 / A 8 5 6.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 20.00 14.33 248.748 - 30 30 22
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Genel Ortalama 8.03 5.77 6.11 4.78 4.50 3.28 5.34 3.84 4.06 4.57 3.78 3.31 8.25 4.54 6.73 7.47 5.56 5.62 38.44 27.99 29.11 319.739
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23 62 - EYMEN TOKATLI 6 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 241.080 - 31 31 23

24 108000 - YAHYA AYGÜN 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 3.67 7 8 4.33 13.00 15.00 8.00 240.771 - 32 32 24

25 9 - GÜLSÜM TORUN 6 / B 4 8 1.33 4 4 2.67 3 7 0.67 4 3 3.00 1 12 -3.00 7 5 5.33 23.00 39.00 10.00 228.321 - 33 33 25

26 1080000 - YAHYA AYGÜN 6 / B 6 7 3.67 4 6 2.00 1 1 0.67 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 20.00 6.34 224.791 - 34 34 26

27 107 - YAĞMUR KESKİN 6 / B 4 9 1.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 0 2 -0.67 3 9 0.00 6 8 3.33 18.00 38.00 5.33 223.488 - 35 35 27

28 78 - ÖZGÜR SALGIN 6 / A 4 9 1.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 21.00 49.00 4.67 216.241 - 37 37 28

29 109 - YUNUS EMRE KESKİN 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 6 9 3.00 10.00 20.00 3.33 215.414 - 38 38 29

30 86 - OĞUZHAN TOKATLI 6 / A 8 5 6.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 2 11 -1.67 19.00 51.00 1.98 213.325 - 39 39 30

31 5666 - ELİFNUR YILMAZ 6 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 32.00 2.34 206.576 - 40 40 31

32 87 - ÖZGÜR S*GIN 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 3 11 -0.67 7.00 21.00 0.00 200.871 - 41 41 32

33 111 - YUNUS EMRE KESKİN 6 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 30.00 1.01 196.734 - 42 42 33

34 89 - AYSUN TORUN 6 / B 4 9 1.00 3 6 1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 4 10 0.67 17.00 54.00 -0.99 194.843 - 43 43 34

35 19 - BATUHAN SAHIAN 6 / A 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 17.00 58.00 -2.33 192.152 - 44 44 35


