
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN SALIPAZARI Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu PRUVA AKADEMİ 6. SINIF LGS DENEME-1 33 33 254 5960

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 7,87 5 4 4,03 6 3 5,16 5 4 3,74 7 9 3,81 11 8 8,46 45 37 33,07 233,310

Okul Ortalaması 10 9 6,77 5 4 3,66 5 4 3,46 4 4 3,06 6 9 2,81 11 8 8,57 41 38 28,33 207,810

KATILIMLAR

1 110 YAĞIZ EFE ŞENSOY 6A 16 4 14,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 0 9,00 7 3 6,00 18 2 17,33 64 13 59,66 351,303 1 1 1 49 789

2 36 BERENNUR DOĞAN 6A 14 5 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 9 7 6,67 18 2 17,33 62 21 55,00 337,510 2 2 2 59 959

3 39 ELİF ZÜMRA AKBAŞ 6B 14 5 12,33 7 2 6,33 8 0 8,00 4 2 3,33 7 3 6,00 17 2 16,33 57 14 52,32 324,713 1 3 3 69 1138

4 91 SERRA NA Z AY 6A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 14 5 12,33 58 26 49,34 317,400 3 4 4 74 1251

5 10 ARAS AKBULUT 6A 9 9 6,00 6 3 5,00 7 0 7,00 9 0 9,00 8 6 6,00 18 2 17,33 57 20 50,33 306,690 4 5 5 83 1420

6 65 GÜLNİHAL BAL 6B 11 5 9,33 6 3 5,00 5 4 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 3 12,00 51 19 44,67 287,027 2 6 6 99 1706

7 101 TAMER ŞAHİN 6B 8 7 5,67 6 3 5,00 4 3 3,00 4 4 2,67 8 4 6,67 16 3 15,00 46 24 38,01 276,040 3 7 7 110 1925

8 333 BERENGÜL ŞAHİN 6A 12 7 9,67 9 1 8,67 6 0 6,00 3 6 1,00 4 8 1,33 15 5 13,33 49 27 40,00 259,653 5 8 8 121 2228

9 112 MELEK SEMİZ 6A 13 6 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 8 9 5,00 11 9 8,00 50 35 38,33 258,897 6 9 9 122 2243

10 0 BUĞRA TAĞIL 6B 8 3 7,00 18 2 17,33 26 5 24,33 243,270 4 10 10 137 2556

11 67 HÜSEYİN AYDIN 6A 12 4 10,67 5 4 3,67 5 3 4,00 7 2 6,33 4 11 0,33 12 6 10,00 45 30 35,00 238,313 7 11 11 140 2654

12 90 SECEM NA Z MERCİMEK6A 10 8 7,33 5 3 4,00 5 2 4,33 2 6 0,00 3 5 1,33 13 4 11,67 38 28 28,66 225,297 8 12 12 148 2923

13 56 ELİFNUR YILMAZ 6A 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 14 6 12,00 41 49 24,67 223,373 9 13 13 152 2963

14 9 GÜLSÜM TORUN 6B 8 10 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 9 9 6,00 8 9 5,00 38 45 23,01 203,730 5 14 14 163 3383

15 57 MUHAMMET EKİCİ 6B 8 6 6,00 6 3 5,00 1 0 1,00 6 14 1,33 12 8 9,33 33 31 22,66 202,117 6 15 15 166 3424

16 0 FARUK ER 6B 5 2 4,33 14 4 12,67 19 6 17,00 199,517 7 16 16 167 3475

17 63000 ERDEM YILDIZ 6A 11 8 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 7 13 2,67 6 13 1,67 43 44 28,34 198,220 10 17 17 171 3518

18 54 TUANA DUMAN 6A 14 6 12,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 16 -3,33 12 6 10,00 37 49 20,67 197,933 11 18 18 172 3525

19 99 ŞEYMA SUSOY 6B 8 11 4,33 4 6 2,00 4 0 4,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 13 4 11,67 32 32 21,33 197,440 8 19 19 173 3540

20 107 YAĞMUR KESKİN 6B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 5 13 0,67 7 11 3,33 39 46 23,67 184,217 9 20 20 182 3845

21 50 FARUK EREN ŞEN 6B 12 4 10,67 5 3 4,00 5 0 5,00 7 1 6,67 29 8 26,34 183,027 10 21 21 185 3876

22 62 EYMEN TOKATLI 6A 9 11 5,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 8 11 4,33 31 58 11,66 180,963 12 22 22 188 3916

23 111 BERKAY TORUN 6B 5 15 0,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 7 5,67 6 12 2,00 37 46 21,67 174,163 11 23 23 195 4072

24 89 AYSUN TORUN 6B 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 34 46 18,67 172,273 12 24 24 199 4121

25 82 MUSTAFA SUSOY 6B 6 10 2,67 4 0 4,00 6 1 5,67 8 1 7,67 5 8 2,33 5 10 1,67 34 30 24,01 171,097 13 25 25 201 4150

26 109 YUNUSEMRE KESKİN 6B 7 10 3,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 7 1,67 7 13 2,67 26 47 10,35 149,033 14 26 26 210 4671

27 52 MİRAÇ ŞAHİN 6B 9 7 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 16 -3,33 8 12 4,00 33 51 16,01 148,993 15 27 27 211 4673

28 38 BUĞRA 6B 6 7 3,67 6 3 5,00 2 2 1,33 4 0 4,00 18 12 14,00 137,983 16 28 28 222 4894

29 8600 OĞUZHAN TOKATLI 6A 9 11 5,33 4 6 2,00 3 6 1,00 3 17 -2,67 6 13 1,67 25 53 7,33 123,590 13 29 29 231 5206

30 87 ÖZGÜR SALGIN 6A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 12 3,00 23 66 0,99 117,243 14 30 30 233 5345

31 19 BATUHAN SAGIAM 6A 5 15 0,00 6 14 1,33 11 29 1,33 107,380 15 31 31 238 5519

32 28 BAYRAM CEBECİ 6A 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 1 19 -5,33 21 69 -1,99 81,493 16 32 32 250 5846

33 0 BATUHAN SAĞIAN 6A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 43 -7,34 77,733 17 33 33 252 5868
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